2/2/25, 19:39 Correo: Diana Lizeth Rodriguez - Outlook

[5 Outlook

RV: Soporte Facturas 9255087/9257989

Desde Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>
Fecha Jue 30/01/2025 2:58 PM
Para Proceso Digitalizacion <ProcesoDigitalizacio@saludtotal.com.co>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (246 KB)
9257989.pdf; 9255087.pdf;

Diana Lizeth Rodriguez Cardenas

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9

Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051

Cel 315 6316914

De: Olga Lucia Duarte N <respuestaglosasubredsur3@gmail.com>
Enviado: jueves, 30 de enero de 2025 9:52 a. m.

Para: Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>
Asunto: Fwd: Soporte Facturas 9255087/9257989

Buenos dias

Soporte de envio a la entidad responsable de pago quedo al pendiente de sus comentarios y
tramite pertinente.

Gracias

Cordialmente,

Olga Lucia Duarte N.

Técnico de Glosas y Conciliaciones

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
USS Nuevo Muzu Tel 3208776976

—————————— Forwarded message ---------
De: Olga Lucia Duarte N <respuestaglosasubredsur3@gmail.com>
Date: mié, 22 ene 2025 a la(s) 11:11a.m.
https://outiook.office.com/mail/sentitems/id/AAQKAGMWMTMyMzZmLTdIOTAINGEQY S04Y]A4LWJiYWYXN2EzZMDImMMQAQAJUILHSMBOpBGTSFAEIE...  1/2



mailto:respuestaglosasubredsur3@gmail.com

2/2/25, 19:39 Correo: Diana Lizeth Rodriguez - Outlook

Subject: Soporte Facturas 9255087/9257989
To: <Procesodigitalizacio@saludtotal.com.co>

Buenos dias

Se adjunta facturas de acuerdo a su solicitud para su respectivo tramite.
Quedo atento a sus comentarios y confirmacion de recibido.

Gracias

Cordialmente,

Olga Lucia Duarte N.

Técnico de Glosas y Conciliaciones

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
USS Nuevo Muzu Tel 3208776976

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQKAGMwWMTMyMzZmLTdIOTAINGEQOY S04YjA4LWJiYWYXN2EzMDIMMQAQAJuOLHSMBOPBGfSFAEIE...  2/2
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